
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa VİRANŞEHİR Elgün Ortaokulu 2023-24 LGS D.SINAVI-1 5827 122 122 17

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.35 6.84 9.07 5.36 3.87 4.07 6.08 3.06 5.06 5.23 2.83 4.29 6.96 6.16 4.91 12.04 6.27 9.95 47.03 29.03 37.35 261.710
Şube Ortalaması 5.62 8.00 2.96 2.88 3.88 1.58 3.62 3.50 2.46 1.38 5.38 -0.42 1.75 5.38 -0.04 4.00 8.00 1.33 19.25 34.12 7.87 130.528

1 158 - MERVENUR ARSLAN 8 / A 6 6 4.00 3 5 1.33 5 2 4.33 1 4 -0.33 0 2 -0.67 8 5 6.33 23.00 24.00 14.99 165.141 4672 52 52 1 1
2 0 - ÖZLEM ERDEM 8 / A 7 8 4.33 4 2 3.33 5 2 4.33 1 4 -0.33 1 2 0.33 4 8 1.33 22.00 26.00 13.32 146.356 5016 65 65 3 2
3 171 - KADRİYE BALA 8 / A 3 5 1.33 4 2 3.33 4 3 3.00 2 3 1.00 0 0 0.00 6 5 4.33 19.00 18.00 12.99 144.400 5050 67 67 4 3
4 141 - İSMAİL ŞAVLI 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 4 5 2.33 0 10 -3.33 6 14 1.33 4 16 -1.33 28.00 61.00 7.66 135.037 5197 76 76 6 4
5 10 - ABDÜSSAMED BALA 8 / A 6 9 3.00 2 2 1.33 1 3 0.00 4 4 2.67 1 3 0.00 3 4 1.67 17.00 25.00 8.67 133.600 5218 77 77 7 5
6 107 - FATMA YETEN 8 / A 4 7 1.67 1 5 -0.67 4 4 2.67 0 5 -1.67 0 3 -1.00 4 6 2.00 13.00 30.00 3.00 116.311 5485 91 91 11 6
7 13 - ADEM ÇELKK 8 / A 6 5 4.33 2 2 1.33 2 3 1.00 1 5 -0.67 0 5 -1.67 0 3 -1.00 11.00 23.00 3.32 112.296 5534 97 97 14 7
8 167 - MÜNEVVERVYETEN 8 / A 4 13 -0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 21.00 66.00 -1.01 91.081 5716 107 107 16 8
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.35 6.84 9.07 5.36 3.87 4.07 6.08 3.06 5.06 5.23 2.83 4.29 6.96 6.16 4.91 12.04 6.27 9.95 47.03 29.03 37.35 261.710
Şube Ortalaması 9.00 11.00 5.33 3.00 7.00 0.67 0.00 10.00 -3.33 4.00 6.00 2.00 5.00 15.00 0.00 3.00 17.00 -2.67 24.00 66.00 2.00 114.785

1 380 - BEDİR AN ÜL S 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 24.00 66.00 2.00 114.785 5507 94 94 12 1
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 11.35 6.84 9.07 5.36 3.87 4.07 6.08 3.06 5.06 5.23 2.83 4.29 6.96 6.16 4.91 12.04 6.27 9.95 47.03 29.03 37.35 261.710
Şube Ortalaması 5.38 9.00 2.38 1.75 5.25 0.00 2.25 3.88 0.96 1.88 4.50 0.38 2.75 7.88 0.13 3.88 9.12 0.83 17.88 39.62 4.67 121.754

1 179 - SÜMEYYE ÜLES 8 / C 8 9 5.00 2 8 -0.67 5 3 4.00 1 7 -1.33 3 5 1.33 5 12 1.00 24.00 44.00 9.33 146.400 5010 64 64 2 1
2 147 - MEDİNE BARIŞ 8 / C 5 4 3.67 0 1 -0.33 1 1 0.67 2 1 1.67 2 4 0.67 3 4 1.67 13.00 15.00 8.02 138.593 5134 73 73 5 2
3 150 - MEDİNE ŞAVLI 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 27.00 63.00 6.01 132.637 5227 78 78 8 3
4 168 - MÜNEVVER ÜLES 8 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 2 6 0.00 2 6 0.00 5 14 0.33 7 13 2.67 25.00 60.00 5.00 126.652 5332 84 84 9 4
5 29 - AYŞEGÜL T*T AN 8 / C 4 7 1.67 1 6 -1.00 1 4 -0.33 3 3 2.00 4 6 2.00 3 9 0.00 16.00 35.00 4.34 122.741 5389 89 89 10 5
6 188 - ZELİHA ÖDEN 8 / C 5 7 2.67 3 2 2.33 2 4 0.67 2 2 1.33 0 4 -1.33 2 7 -0.33 14.00 26.00 5.34 112.400 5531 96 96 13 6
7 22 - AYŞE ŞİLLES 8 / C 3 10 -0.33 1 5 -0.67 2 2 1.33 1 5 -0.67 2 4 0.67 3 4 1.67 12.00 30.00 2.00 111.896 5537 99 99 15 7
8 154 - MELEK NUR ŞİŞKİN 8 / C 4 9 1.00 1 6 -1.00 3 3 2.00 1 5 -0.67 2 10 -1.33 1 11 -2.67 12.00 44.00 -2.67 82.711 5759 115 115 17 8


