
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa VİRANŞEHİR Elgün Ortaokulu 2023-24 7.SINIF D.SINAVI-1 3911 147 147 28

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.37 7.34 8.92 6.86 2.75 5.95 6.11 3.35 5.00 5.09 3.52 3.92 7.74 8.43 4.92 9.46 8.66 6.57 46.63 34.04 35.28 243.000

İl Ortalaması 7.00 11.58 3.14 3.90 5.45 2.09 4.23 4.95 2.58 2.38 4.68 0.82 4.88 11.78 0.95 6.12 11.51 2.28 28.51 49.95 11.86 145.891
Okul Ortalaması 5.64 12.50 1.48 2.96 6.14 0.92 3.36 5.89 1.39 2.54 6.68 0.31 4.50 12.96 0.18 5.04 12.00 1.04 24.04 56.18 5.31 119.817

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 53 - YAKUP ÖDEN 7 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 9 11 5.33 6 14 1.33 38.00 52.00 20.66 201.674 2379 26 26 1
2 195 - MÜNEVVER ÜLES 7 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 11 5.33 8 12 4.00 36.00 54.00 17.99 185.896 2591 33 33 2
3 223 - HASRET YETEN 7 / C 3 16 -2.33 6 2 5.33 2 5 0.33 3 5 1.33 9 10 5.67 10 6 8.00 33.00 44.00 18.33 177.556 2703 38 38 3
4 248 - YUS*F ÖDEN 7 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 12 3.00 4 16 -1.33 35.00 54.00 17.01 150.400 3095 48 48 4
5 244 - SİRACEDDİN ŞAVLI 7 / B 11 8 8.33 1 8 -1.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 2 12 -2.00 5 9 2.00 25.00 49.00 8.66 149.852 3109 49 49 5
6 0 - İSMAİL ÖDEN 7 / C 7 12 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 27.00 62.00 6.32 146.385 3152 58 58 6
7 254 - HARUN REŞİTHAYDIRAN 0 / 0 6 5 4.33 3 7 0.67 4 5 2.33 3 5 1.33 2 5 0.33 3 3 2.00 21.00 30.00 10.99 145.881 3164 61 61 7
8 182 - YUSUF SAMİ ERDEN 7 / B 6 8 3.33 5 3 4.00 6 4 4.67 0 7 -2.33 3 11 -0.67 5 8 2.33 25.00 41.00 11.33 138.963 3242 68 68 8
9 0 - FATMAGÜL ÜLES 7 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 1 19 -5.33 10 10 6.67 27.00 63.00 6.01 132.637 3313 71 71 9

10 72 - HALİL AKKUŞ 7 / A 4 11 0.33 4 3 3.00 3 2 2.33 4 4 2.67 5 9 2.00 2 6 0.00 22.00 35.00 10.33 125.659 3401 78 78 10
11 44 - MEKKE BARIŞ 7 / A 6 8 3.33 6 1 5.67 7 0 7.00 2 5 0.33 2 6 0.00 0 7 -2.33 23.00 27.00 14.00 125.185 3406 82 82 11
12 173 - I *AEMŞ *İ L 7 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 4 16 -1.33 29.00 61.00 8.67 124.711 3413 84 84 12
13 58 - BEKİR BERAT YET 0 / 0 3 6 1.00 2 2 1.33 4 2 3.33 2 3 1.00 2 2 1.33 1 3 0.00 14.00 18.00 7.99 122.193 3461 87 87 13
14 67 - FATMA B* A 7 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 26.00 63.00 5.00 119.274 3490 90 90 14
15 24 - ELİF BEYZA ÜLEÜ 7 / A 4 15 -1.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 23.00 66.00 1.00 114.815 3545 95 95 15
16 55 - ZEYNEP BEYZ ÜLES 7 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 29.00 61.00 8.67 112.844 3561 98 98 16
17 0 - ** İ**K K 7 / C 6 14 1.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 14 0.33 23.00 65.00 1.32 109.333 3589 99 99 17
18 20 - K İİ* EŞŞE İ 7 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 3 17 -2.67 8 12 4.00 23.00 66.00 1.00 107.393 3605 102 102 18
19 145 - MERYEMBİLİNÇ 7 / A 6 11 2.33 3 5 1.33 4 5 2.33 4 6 2.00 3 16 -2.33 3 10 -0.33 23.00 53.00 5.33 106.430 3625 105 105 19
20 219 - GÜLSÜM KAYMIŞ 7 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 3 4.00 1 19 -5.33 6 14 1.33 23.00 65.00 1.34 101.985 3666 110 110 20
21 221 - HALİL ŞİŞKİN 7 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.34 95.052 3736 118 118 21
22 250 - ZELİHA ŞUBAT 7 / C 3 12 -1.00 0 8 -2.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 19.00 63.00 -2.01 92.578 3759 123 123 22
23 0 - EİDK*B CC FZP 0 / 0 4 16 -1.33 0 8 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 13 -1.33 5 13 0.67 18.00 64.00 -3.32 86.237 3790 126 126 23
24 0 - OSMAN ŞAVLI 7 / C 1 19 -5.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 21.00 69.00 -1.99 85.230 3795 128 128 24
25 36 - HALİLİBRAHİMÇINAR 6 / C 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.34 83.185 3812 131 131 25
26 187 - NURBANU YETKİN 7 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 18.00 72.00 -6.00 79.244 3836 135 135 26
27 263 - BEYZAN R YETEN 7 / B 2 15 -3.00 2 7 -0.33 5 4 3.67 0 9 -3.00 5 10 1.67 2 17 -3.67 16.00 62.00 -4.66 70.874 3866 141 141 27
28 96 - HİRAŞİIIES 7 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 20 -6.67 5 15 0.00 16.00 74.00 -8.68 63.407 3888 143 143 28


